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RES: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

valmir@usinamaua.com.br <valmir@usinamaua.com.br>
Qua, 30/11/2022 11:58

Para: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>

Cc: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>;Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.gov.br>

Bom dia Filipe
Segue o Link com a Consulta de Preço
http://www.consorciocruzeirodosul.com.br/licitacoes/consultapreco
 
 
De: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>
Enviada em: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 09:24
Para: valmir <valmir@usinamaua.com.br>
Cc: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>; Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.gov.br>
Assunto: RE: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).
 
Valmir, tudo bem?
 
Conforme conversamos, sobre o processo de tomada preços para o serviço de batimetria, não recebemos propostas. 
 
Gentileza verificar sobre realizarmos uma nova tomada de preços com alcance maior tornando-o visível no site. 
 
A documentação estão em: Q:\LICITAÇÕES\PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO ANO 2013 EM DIANTE\ABS-AE-2022\Pregão\Batimetria Reservatório
 
As empresas que solicitamos participação foram estas:
 

geoffshore@geoffshore.com.br
 


Empresa  Razão Social  E-mail  Telefone  Contato 

1 
Acquest   lconti@acquest.com.br   (11) 98924-

1606 
Luis A.
Conti  

2 
Esteio   fernando@esteio.com.br   (41) 3271-

6000 
Fernando

Dias  

3 
Fototerra   lidia@fototerra.com.br   (11)3883-

6907 
Lídia  

4 
GEOAMBIENS   edsonfg@gmail.com   (48) 3027-

4402 
Edson

Fossatti
Gonçalves  

5 
INOVVO   ludmila@inovvo.com.br   (41) 99101-

7642 
Ludmila  

6 
Institutos Lactec   fabiano.h@lactec.org.br   (41) 98868-

9681 
Fabiano
Scheer

Hainosz   

7 
Orbtec   edson@orbtec.com.br   (48) 3031-

8664 
Edson 

8 
Ruraltech   fabiodenovaes@ruraltech.com.br   (61) 99219-

5000  
Fábio de
Novaes  

9 
Topocart   gil@topocart.com.br   (61) 3799-

5028  
Givanildo

José  

Estou á disposição. 
 
Atenciosamente,
Filipe Mamedes Campanholi
 

De: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>
Enviado: terça-feira, 29 de novembro de 2022 08:02
Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>
Assunto: RE: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).
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Bom dia Dulcineia, tudo bem?
 
Todos estes documentos estão prontos desde o dia 08/11/2022, conforme informei em e-mail específico enviado para você neste histórico. 
 
Observo que a data que o Gladston combinou com os participantes para o envio das propostas foi de 28/11. Empresas retornaram, neste data, solicitando
informações e com dúvidas. Gladston nos endereçou as dúvidas. Até o momento não recebemos novas propostas, novos orçamentos. 
 
Conforme você orientou, conversamos com o amigo Marcos Vinicius - Copel, informou que as propostas que receberam sobre o serviço de Batimetria foram
há 3 anos, que resultou num valor entre R$ 357.000,00, e R$ 514.700,00.
 

Documentos atualizados no arquivo. 

 

Ajustes realizados em tempo no EP:

De: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>
Enviado: segunda-feira, 28 de novembro de 2022 20:10
Para: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>
Assunto: Fwd: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).
 
Filipe, 
 
Por favor, preciso de prioridade na elaboração destes documentos. 
 
Consegue fazer um copia e cola, por favor?
 
E verificar os orçamentos que o Gladston conseguir.
 
Abração
 
Dulcineia 
 
 
 
 
 
Obter o Outlook para Android

From: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>
Sent: Monday, November 28, 2022 1:32:49 PM
To: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.com.br>
Subject: Re: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).
 
Luiz,
 
A previsão inicial foi de R$ 357 a R$ 514,7 mil.
 
Licitação.
 
Abraços.
 
Obter o Outlook para Android
 

De: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.com.br>
Enviado: segunda-feira, 28 de novembro de 2022 12:17
Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>
Assunto: RE: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).
 
Dulcineia
 
Sim, precisamos ter os seguintes documentos pronto e enviados ao Gerson para realização do pregão eletrônico ainda este ano, haja vista que no início de janeiro ele
estará em férias, sem contar com período de final de ano.
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Precisamos : Cotações, QCP, Solicitação de Contratação, Memorando de Justificativa.
 
Com isso em mãos damos inicio ao edital.
 
Exceção: Caso se considerado um serviço de engenharia e, conforme orientação da consorciada Copel, podemos comprar por dispensa de licitação por valor até R$
145.000,00.
 
Fico à disposição.
 
 
Att
 
Luiz Carlos Bubiniak
Centro Regional de Coordenação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Jr
041 3028 4300 | 041 999 990 067

  

De: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>
Enviado: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 11:23
Para: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.com.br>
Assunto: ENC: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).
 
Luiz,
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Acabamos de discutir aqui, na AE: Contratação de Batimetria do Reservatório.
 
Temos até 23/01/2023 para assinar o contrato, segundo o cronograma aprovado na ANA.
 
Só pra seu conhecimento: cobrei o Gladston e coloquei o Filipe pra ajudar nas cotações.
 
Pergunto: Como vai passar de 100 mil, vc vislumbra entraves para atender o cronograma?
 
Grata.
 

De: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>
Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 15:27
Para: Gladston.baqui@cgteletrosul.com.br <Gladston.baqui@cgteletrosul.com.br>
Cc: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.gov.br>; Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>
Assunto: ENC: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).
 
Caro Gladston,
 
Por gentileza quantas, das nove empresas indicadas, responderam ao nosso pedido de cotação?
 
Se tiverem sido menos de 3, venha falar comigo pra conseguirmos meio de obter, pelo menos, 3.
 
Grata,
 
 

Empresa  Razão Social  E-mail  Telefone  Contato 

1 
Acquest   lconti@acquest.com.br   (11) 98924-

1606 
Luis A. Conti  

2 
Esteio   fernando@esteio.com.br   (41) 3271-6000  Fernando

Dias  
3  Fototerra   lidia@fototerra.com.br   (11)3883-6907  Lídia  

4 
GEOAMBIENS   edsonfg@gmail.com   (48) 3027-4402  Edson Fossatti

Gonçalves  

5 
INOVVO   ludmila@inovvo.com.br   (41) 99101-

7642 
Ludmila  

6 
Institutos Lactec   fabiano.h@lactec.org.br   (41) 98868-

9681 
Fabiano
Scheer

Hainosz   

7 
Orbtec   edson@orbtec.com.br   (48) 3031-

8664 
Edson 

8 
Ruraltech   fabiodenovaes@ruraltech.com.br   (61) 99219-

5000  
Fábio de
Novaes  

9 
Topocart   gil@topocart.com.br   (61) 3799-5028   Givanildo

José  
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De: Douglas Mazeika Paulek <douglas.paulek@copel.com>
Enviado: terça-feira, 13 de setembro de 2022 14:10
Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>; Luiz Fernando Prates De Oliveira <prates@copel.com>
Cc: Monica Irion Almeida <monica.Irion@copel.com>; Carlos Alexandre Vaz <carlos.alexandre@copel.com>; Camila Freitas <camila.freitas@copel.com>
Assunto: RES: Análise de revisão do Plano de Trabalho da UHE Governador Jayme Canet Júnior (Mauá).
 
Prezados,
 
Segue Especificação Técnica da atualização da CAV da UHE GJC.
 
Antes de finalizarmos a ET, foi solicitada uma cotação preliminar para avaliação, que resultou num valor de R$ 357.000,00, podendo chegar a R$ 514.700,00 caso seja
necessário implantar uma nova RVG (item inserido sob demanda na planilha de preços).
 
 
 

Atenciosamente,
 

 

Douglas Mazeika Paulek 
Engenheiro Civil 
Divisão de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Copel Geração e Transmissão
 
41 3331-4604
douglas.paulek@copel.com | www.copel.com

 
 

De: Resolução Conjunta ANA ANEEL nº003/2010 <resolucaoconjunta3@ana.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 2 de junho de 2022 09:13
Para: Monica Irion Almeida <monica.Irion@copel.com>; Douglas Mazeika Paulek <douglas.paulek@copel.com>; Camila Freitas <camila.freitas@copel.com>; Israel Alves
Dos Santos <israel.alves@copel.com>
Assunto: Análise de revisão do Plano de Trabalho da UHE Governador Jayme Canet Júnior (Mauá).
 
Senhores Representantes,
 
Encaminhamos o Parecer Técnico nº 147/2022/COSET/SGH que APROVOU a revisão do Plano de Trabalho para Atualização das Curvas Cota área Volume da
UHE Governador Jayme Canet Júnior ( Mauá).
 
Em breve a empresa titular da Usina receberá o Oficio que encaminhará tal Parecer.
 
É importante que a empresa observe as recomendações e solicitações contidas no referido Parecer na execução das atividades em campo, bem como o
prazo pactuado para o envio da próxima etapa, o Relatório com a Atualização das Curvas Cota Área Volume da Usina.
 
Atenciosamente,

 

LENY SIMONE TAVARES MENDONÇA
Coordenadora do de Redes Hidrológicas de Setores Regulados – COSET/SGH
SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco L, Sala 109, Brasília (DF)

(61) 2109-5210 | www.ana.gov.br | #AÁguaÉumaSó

 
 

 

AVISO

Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s),podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei.

A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade.

Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema.

É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

DISCLAIMER

This message is destined exclusively to the intended receiver.

It may contain confidential or legally protected information.

The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality.

If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately.

It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.
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